
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KUZEY Serisi TYT 2. Deneme 19 19 19 270

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,83 9,76 23,39 2,26 1,67 1,84 2,52 1,23 2,21 2,56 0,92 2,33 2,89 0,93 2,66 0,03 0,02 0,03 12,04 6,12 10,51 2,57 1,83 2,11 3,71 1,09 3,44 2,66 1,50 2,29 57,07 25,07 50,81 263,560

Okul Ortalaması 33,00 6,16 31,46 3,21 1,32 2,88 3,42 1,05 3,16 3,79 0,84 3,58 3,79 0,95 3,55 0,00 0,00 0,00 18,21 4,63 17,05 3,72 1,78 3,28 5,33 0,94 5,10 4,00 1,28 3,68 78,47 18,95 73,74 339,450

KATILIMLAR

1 108 OSMAN UYAR 2 33 4 32,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 95 10 92,50 405,545 7

2 153 DİLARA ÇELİK 2 35 3 34,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 28 1 27,75 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 91 9 88,75 394,445 12

3 0 MERT ÇÖMLEK M 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 28 7 26,25 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 91 23 85,25 383,228 22

4 0 VİLDAN FİDANCI 2 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 20 6 18,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 86 18 81,50 365,788 30

5 107 AHMET BAHA ÇEPNİ 2 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 23 9 20,75 5 1 4,75 3 4 2,00 5 1 4,75 85 26 78,50 358,760 35

6 147 AYŞENUR ORHAN 2 35 2 34,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 16 3 15,25 3 1 2,75 6 0 6,00 5 0 5,00 81 6 79,50 358,160 36

7 0 HATİCE GÜLER 2 33 4 32,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 3 17,25 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 82 14 78,50 355,425 37

8 0 EBRAR AKGÜL M 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 1 17,75 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 80 19 75,25 346,268 43

9 0 SÜMEYYE KALKAN M 31 9 28,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 20 6 18,50 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 80 23 74,25 343,415 46

10 0 EMRE KARATAŞ M 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 6 15,50 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 80 23 74,25 341,835 48

11 3529 GÜZİDE LALE 2 38 2 37,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 1 0 1,00 4 0 4,00 76 10 73,50 341,620 49

12 0 BÜŞRA YAVUZ M 29 9 26,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 20 1 19,75 3 1 2,75 5 1 4,75 5 1 4,75 76 15 72,25 338,215 54

13 128 MENEKŞE AKAR 33 7 31,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 18 9 15,75 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 76 30 68,50 324,343 64

14 138 ŞEVVAL ÖZKAN 2 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 16 10 13,50 5 2 4,50 6 0 6,00 3 3 2,25 76 28 69,00 323,918 65

15 134 SİMA KAYIŞ 2 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 15 7 13,25 3 2 2,50 6 0 6,00 3 3 2,25 73 25 66,75 317,178 72

16 0 FATMA SENA UYSAL M 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 16 5 14,75 3 4 2,00 5 2 4,50 6 0 6,00 71 30 63,50 307,220 81

17 0 ZEYNEP HARMANCI M 33 7 31,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 14 5 12,75 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 69 22 63,50 306,473 82

18 90 ALİ OSMAN TEZCAN 2 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 11 3 10,25 1 0 1,00 57 17 52,75 273,288 118

19 155 FAZİLET TAŞ 2 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 53 8 51,00 264,363 130
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KUZEY Serisi TYT 2. Deneme 19 19 19 270

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,83 9,76 23,39 2,26 1,67 1,84 2,52 1,23 2,21 2,56 0,92 2,33 2,89 0,93 2,66 0,03 0,02 0,03 12,04 6,12 10,51 2,57 1,83 2,11 3,71 1,09 3,44 2,66 1,50 2,29 57,07 25,07 50,81 263,560

Okul Ortalaması 33,00 6,16 31,46 3,21 1,32 2,88 3,42 1,05 3,16 3,79 0,84 3,58 3,79 0,95 3,55 0,00 0,00 0,00 18,21 4,63 17,05 3,72 1,78 3,28 5,33 0,94 5,10 4,00 1,28 3,68 78,47 18,95 73,74 339,450

KATILIMLAR
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KUZEY Serisi TYT 2. Deneme 19 19 19 270

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,83 9,76 23,39 2,26 1,67 1,84 2,52 1,23 2,21 2,56 0,92 2,33 2,89 0,93 2,66 0,03 0,02 0,03 12,04 6,12 10,51 2,57 1,83 2,11 3,71 1,09 3,44 2,66 1,50 2,29 57,07 25,07 50,81 263,560

Okul Ortalaması 33,00 6,16 31,46 3,21 1,32 2,88 3,42 1,05 3,16 3,79 0,84 3,58 3,79 0,95 3,55 0,00 0,00 0,00 18,21 4,63 17,05 3,72 1,78 3,28 5,33 0,94 5,10 4,00 1,28 3,68 78,47 18,95 73,74 339,450

SINIF: 

KATILIMLAR

1 128 MENEKŞE AKAR 33 7 31,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 18 9 15,75 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 76 30 68,50 324,343 64
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2 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KUZEY Serisi TYT 2. Deneme 19 19 19 270

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,83 9,76 23,39 2,26 1,67 1,84 2,52 1,23 2,21 2,56 0,92 2,33 2,89 0,93 2,66 0,03 0,02 0,03 12,04 6,12 10,51 2,57 1,83 2,11 3,71 1,09 3,44 2,66 1,50 2,29 57,07 25,07 50,81 263,560

Okul Ortalaması 33,00 6,16 31,46 3,21 1,32 2,88 3,42 1,05 3,16 3,79 0,84 3,58 3,79 0,95 3,55 0,00 0,00 0,00 18,21 4,63 17,05 3,72 1,78 3,28 5,33 0,94 5,10 4,00 1,28 3,68 78,47 18,95 73,74 339,450

SINIF: 2

KATILIMLAR

1 108 OSMAN UYAR 2 33 4 32,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 95 10 92,50 405,545 7

2 153 DİLARA ÇELİK 2 35 3 34,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 28 1 27,75 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 91 9 88,75 394,445 12

3 0 VİLDAN FİDANCI 2 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 20 6 18,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 86 18 81,50 365,788 30

4 107 AHMET BAHA ÇEPNİ 2 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 23 9 20,75 5 1 4,75 3 4 2,00 5 1 4,75 85 26 78,50 358,760 35

5 147 AYŞENUR ORHAN 2 35 2 34,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 16 3 15,25 3 1 2,75 6 0 6,00 5 0 5,00 81 6 79,50 358,160 36

6 0 HATİCE GÜLER 2 33 4 32,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 3 17,25 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 82 14 78,50 355,425 37

7 3529 GÜZİDE LALE 2 38 2 37,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 1 0 1,00 4 0 4,00 76 10 73,50 341,620 49

8 138 ŞEVVAL ÖZKAN 2 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 16 10 13,50 5 2 4,50 6 0 6,00 3 3 2,25 76 28 69,00 323,918 65

9 134 SİMA KAYIŞ 2 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 15 7 13,25 3 2 2,50 6 0 6,00 3 3 2,25 73 25 66,75 317,178 72

10 90 ALİ OSMAN TEZCAN 2 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 11 3 10,25 1 0 1,00 57 17 52,75 273,288 118

11 155 FAZİLET TAŞ 2 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 53 8 51,00 264,363 130
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M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KUZEY Serisi TYT 2. Deneme 19 19 19 270

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,83 9,76 23,39 2,26 1,67 1,84 2,52 1,23 2,21 2,56 0,92 2,33 2,89 0,93 2,66 0,03 0,02 0,03 12,04 6,12 10,51 2,57 1,83 2,11 3,71 1,09 3,44 2,66 1,50 2,29 57,07 25,07 50,81 263,560

Okul Ortalaması 33,00 6,16 31,46 3,21 1,32 2,88 3,42 1,05 3,16 3,79 0,84 3,58 3,79 0,95 3,55 0,00 0,00 0,00 18,21 4,63 17,05 3,72 1,78 3,28 5,33 0,94 5,10 4,00 1,28 3,68 78,47 18,95 73,74 339,450

SINIF: M

KATILIMLAR

1 0 MERT ÇÖMLEK M 34 6 32,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 28 7 26,25 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 91 23 85,25 383,228 22

2 0 EBRAR AKGÜL M 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 1 17,75 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 80 19 75,25 346,268 43

3 0 SÜMEYYE KALKAN M 31 9 28,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 20 6 18,50 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 80 23 74,25 343,415 46

4 0 EMRE KARATAŞ M 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 6 15,50 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 80 23 74,25 341,835 48

5 0 BÜŞRA YAVUZ M 29 9 26,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 20 1 19,75 3 1 2,75 5 1 4,75 5 1 4,75 76 15 72,25 338,215 54

6 0 FATMA SENA UYSAL M 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 16 5 14,75 3 4 2,00 5 2 4,50 6 0 6,00 71 30 63,50 307,220 81

7 0 ZEYNEP HARMANCI M 33 7 31,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 14 5 12,75 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 69 22 63,50 306,473 82
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KUZEY Serisi TYT 2. Deneme

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(19)
31,46 2,88 3,16 3,58 3,55 17,05 3,28 5,10 3,68 73,74 339,450

İlçe
(19)

31,46 (1) 2,88 (1) 3,16 (1) 3,58 (1) 3,55 (1) 17,05 (1) 3,28 (1) 5,10 (1) 3,68 (1) 73,74 (1) 339,450
İl

(19)
31,46 (1) 2,88 (1) 3,16 (1) 3,58 (1) 3,55 (1) 17,05 (1) 3,28 (1) 5,10 (1) 3,68 (1) 73,74 (1) 339,450

Genel
(270)

23,39 (1) 1,84 (1) 2,21 (1) 2,33 (3) 2,66 (1) 0,03 (4) 10,51 (2) 2,11 (2) 3,44 (1) 2,29 (2) 50,81 (1) 263,560
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan

(1)
31,25 1,50 1,25 5,00 3,75 15,75 2,00 5,75 2,25 68,50 324,340

2
(11)

32,59 2,95 3,27 3,95 3,59 16,64 3,42 5,18 3,32 74,91 341,680
M
(7)

29,71 2,96 3,25 2,79 3,46 17,89 3,25 4,89 4,39 72,59 338,090

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda 19 3

SELÇUKLU ilçesinde 19 3 1
KONYA ilinde 19 3 1 1

Genelde 270 51 10 10 10

DERECELER

Genelde sınava 10 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

KONYA ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

SELÇUKLU ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KUZEY Serisi TYT 2. Deneme
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KUZEY Serisi TYT 2. Deneme
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

Soru D Y %

TYT Türkçe (19 Öğrenci) 40 33,00 6,16 83

Türkçe 40 33,00 6,16 83

[+] Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını belirler. 3 2,68 0,32 89

[+] Cümlede anlatılmak istenen örtük anlamı belirler. 4 3,79 0,21 95

[+] İki metin arasındaki anlam ilişkisini belirler. 1 0,74 0,16 74

[+] Kelimelerdeki ses değişikliğini belirler. 1 0,89 0,11 89

[+] Metnin dil bilgisi özelliklerini belirler. 3 2,53 0,47 84

[+] Noktalama işaretlerine uygun olarak metin yazar. 2 1,37 0,63 68

[+] Yazım kurallarına uygun olarak metin yazar. 2 1,47 0,42 74

[+] Metin içinde sözcük türlerini ayırt eder. 2 1,95 0,05 97

[+] Cümleyi ögelerine ayırmayı kavrar. 1 1,00 0 10
0

[+] Görsel üzerinde yazım ve dil bilgisi yanlışlarını belirler. 1 0,79 0,16 79

[+] Metinde anlam ve yapı bütünlüğünü bozan cümleleri belirler. 3 2,63 0,32 88

[+] Paragrafta anlatılmak istenen ana düşünceyi belirler. 5 3,26 1,47 65

[+] Paragrafı oluşturan yardımcı düşünceleri belirler. 5 4,05 0,74 81

[+] Metinde anlatılmak isteneni görsellerle ilişkilendirmeyi kavrar. 3 2,84 0,16 95

[+] Metindeki anlatım biçimlerinin işlevlerini belirler. 1 0,95 0,05 95

[+] Giriş, gelişme ve sonuç paragraflarının genel özelliklerini, paragrafın yapı unsurlarını, paragraf
oluşturmayı kavrar.

3 2,05 0,89 68

Soru D Y %

TYT Sosyal (19 Öğrenci) 25 14,21 4,16 57

Tarih-1 5 3,21 1,32 64

[-] İlk Çağ’da insan topluluklarının kitlesel göçlerinin sebepleri ele alınır. 1 0,42 0,42 42

[+] I. Selim Dönemi’nde Osmanlı - Memlûk ilişkileri, İslam dünyasında liderlik mücadelesi bağlamında
ele alınır.

1 0,68 0,32 68

[+] Berlin Kongresinde Osmanlı Devleti’nin varlığının Avrupalı devletler tarafından tehdit edildiği
üzerinde durulur.

1 0,95 0 95

[-] Çanakkale Cephelerindeki faaliyetleri ele alınır. 1 0,37 0,53 37

[+] İzmir’in işgaline ve işgale tepki olarak meydana gelen gelişmelere ve Amiral Bristol  Raporu
üzerinden işgallerin haksızlığına değinilir.

1 0,79 0,05 79

Coğrafya-1 5 3,42 1,05 68

[+] Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0,63 0,21 63

[+] Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0,74 0,16 74

[+] Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. 1 0,63 0,26 63

[+] İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0,95 0,05 95

[-] Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından
değerlendirir.

1 0,47 0,37 47

Felsefe 5 3,79 0,84 76

[+] Felsefenin inceleme konularını bilir. 1 0,89 0,05 89

[+] Ahlak felsefesinin temel problemlerini ayırt eder. 1 1,00 0 10
0

[+] Bilginin kaynağı ve sınırı ile ilgili görüşleri bilir. 1 0,53 0,32 53

[+] MÖ 6. yy - MS 2. yy felsefesinin temel problemlerini bilir. 1 0,84 0,11 84

[+] 18 - 19. yy felsefesinde yer alan filozofların görüşlerini analiz eder. 1 0,53 0,37 53

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3,79 0,95 76

[+] Felsefi yaklaşımlardan deizmi ve İslam dinini deizme yaklaşımını tanır. 1 0,53 0,42 53

[+] İslam dininin reddettiği nitelikleri bilir. 1 1,00 0 10
0

[+] Kur’an’da geçen kavramları tanır. Yorumlayabilir. 1 0,68 0,26 68

[+] Ayetleri yorumlayabilir. 1 1,00 0 10
0

[+] Dünya dinlerinin temel özelliklerini ayırt eder. 1 0,58 0,26 58

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

[-] Bilginin doğruluk ölçütlerini ayırt eder. 1 0 0 0

[-] Bilimsel ve felsefi bilgi alanlarının ortak ve farklı yönlerini bilir. 1 0 0 0

[-] Varlık felsefesinin temel kavramlarını bilir. 1 0 0 0

[-] Bilim felsefesinin temel problemlerini bilir. 1 0 0 0

[-] MÖ 6. yy - MS 2. yy felsefesinde yer alan filozofların felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Soru D Y %

TYT Matematik (19 Öğrenci) 40 18,21 4,63 46

Matematik-1 40 18,21 4,63 46

[-] Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir ve işlemler yapar. 5 2,42 0,58 48

[-] Tam sayılarda bölünebilme kuralları ile ilgili problemler çözer. 1 0,21 0,16 21

[-] Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir ve tek-çift sayıları yorumlar. 1 0,05 0,42 5

[+] Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar ve birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve
eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.

1 0,89 0 89

[+] Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0,74 0 74

[+] Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0,95 0,05 95

[+] Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 6 3,26 0,26 54

[-] Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini
bulur.

1 0 0,05 0

[+] Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 4 2,53 0,37 63

[+] Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0,68 0,11 68

[-] Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemler çözer. 1 0,47 0,16 47

[-] Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemleri çözer. 1 0,16 0,11 16

[-] Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0,37 0,37 37

[-] Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0,37 0,32 37

[-] n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0,21 0,11 21

[-] Pascal üçgenini açıklar. 1 0,26 0,37 26

[-] Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan
olay kavramlarını açıklar.

1 0,42 0,11 42

[+] Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0,68 0 68

[-] Üçgende açı bilgisini kullanır. 1 0,26 0,21 26

[+] Özel üçgenleri tanır ve özelliklerini kullanır. 1 0,84 0 84

[+] Üçgende eşliği bilir. 1 0,63 0,11 63

[-] Düzgün çokgen özelliklerini bilir. 1 0,42 0,37 42

[-] Dörtgen özelliklerini bilir. 1 0,37 0,05 37

[-] Yamuk özelliklerini bilir. 1 0,21 0 21

[-] Çemberde uzunluğu hesaplar. 1 0,37 0,05 37

[-] Dairede alan hesabını yapar. 1 0,37 0,21 37

[-] Analit düzlemi tanır. 1 0,05 0,05 5

[-] Dik prizmaların açınımını yapar. 1 0 0,05 0

Soru D Y %

TYT Fen (18 Öğrenci) 20 13,06 4,00 65

Fizik 7 3,72 1,78 53

[-] Elektrik devrelerinde güç hesaplar. 1 0,28 0,33 28

[+] Newton'ın hareket yasalarını açıklar. 1 0,78 0,11 78

[+] Isının yayılma yollarını bilir. 1 0,83 0 83

[-] Merceğin odak uzaklığının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0,33 0,33 33

[+] Enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını bilir. 1 0,67 0,22 67

[-] Basınç etkisiyle çalışan ölçüm araçlarına örnek verir. 1 0,44 0,39 44

[-] Dalganın hızının bağlı olduğu değişkenleri bilir. 1 0,39 0,39 39

Kimya 7 5,33 0,94 76

[+] Element ve bileşiklerin özelliklerini tanır. 1 0,78 0,17 78

[+] Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 1 1,00 0 10
0

[+] Atom modelleri tanıtılır. 1 0,89 0,06 89

[-] Günlük hayat ile katılar sınıflandırılır. 1 0,39 0,39 39

[+] Mol hesaplamaları yapılır. 1 0,56 0,33 56

[+] Asitlerin ve bazların metallerle etkileşerek gaz oluşturma reaksiyonları irdelenir. 1 0,78 0 78

[+] Endüstride ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma teknikleri irdelenir. 1 0,94 0 94

Biyoloji 6 4,00 1,28 67

[+] Endositoz olayının özelliklerini hatırlar. 1 0,78 0,11 78

[+] Aktif taşıma ve basit difüzyon olaylarını karşılaştırır. 1 0,83 0,06 83

[+] Sınıflandırma birimlerinde türden aleme doğru gidildikçe değişen özellikleri hatırlar. 1 0,83 0,06 83

[+] Eşeysiz üreme çeşitlerinin özelliklerini öğrenir. 1 0,56 0,28 56

[+] Mitoz bölünme evrelerinde gerçekleşen olayları kavrar. 1 0,78 0,11 78

[-] Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen krossing over olayının özelliklerini öğrenir. 1 0,22 0,67 22
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