
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002) 21 404 404 3351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,88 9,75 22,44 2,46 1,30 2,14 1,86 1,09 1,58 1,44 1,12 1,16 3,28 0,80 3,08 0,00 0,00 0,00 12,86 4,97 11,62 2,28 1,93 1,80 2,14 1,57 1,75 1,01 1,82 0,55 52,21 24,35 46,12 252,550

Okul Ortalaması 33,52 5,29 32,20 3,24 1,14 2,95 3,14 0,81 2,94 2,14 1,43 1,79 4,71 0,10 4,69 0,00 0,00 0,00 22,86 2,57 22,21 3,84 1,58 3,45 3,74 1,00 3,49 2,16 2,00 1,66 79,35 15,92 75,38 347,990

KATILIMLAR

1 108 OSMAN UYAR 12B 37 1 36,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 35 3 34,25 6 0 6,00 5 2 4,50 3 2 2,50 101 11 98,25 429,085 18

2 153 DİLARA ÇELİK 12I 35 4 34,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 33 3 32,25 7 0 7,00 5 1 4,75 4 2 3,50 97 14 93,50 412,225 40

3 125 KÜBRA NUR ŞENYURT 12G 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 31 3 30,25 7 0 7,00 5 2 4,50 3 3 2,25 97 16 93,00 409,933 47

4 164 HATİCE GÜLER 12I 35 4 34,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 31 2 30,50 5 2 4,50 4 1 3,75 3 3 2,25 88 14 84,50 383,685 122

5 0 RAZİYE TUNÇ  M 34 6 32,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 30 2 29,50 5 2 4,50 6 0 6,00 3 2 2,50 87 15 83,25 378,488 152

6 0 ARİF EMRE KARATAŞ  M 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 25 3 24,25 3 4 2,00 6 0 6,00 4 2 3,50 88 17 83,75 377,448 159

7 147 AYŞENUR ORHAN 12I 35 2 34,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 25 3 24,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 86 12 83,00 375,835 171

8 138 ŞEVVAL ÖZKAN 12G 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 28 3 27,25 5 2 4,50 3 1 2,75 2 4 1,00 86 19 81,25 372,138 198

9 0 FATMA SENA UYSAL  M 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 27 1 26,75 4 2 3,50 3 0 3,00 81 16 77,00 358,705 295

10 0 EBRAR AKGÜL  M 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 5 2 4,50 6 1 5,75 3 2 2,50 82 18 77,50 354,828 345

11 0 BÜŞRA YAVUZ  M 31 7 29,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 1 20,75 5 0 5,00 6 0 6,00 4 1 3,75 80 14 76,50 351,593 381

12 127 FATMA MELİKE AKYURT 12G 36 3 35,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 18 5 16,75 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 78 17 73,75 341,975 471

13 0 SÜMEYYE KALKAN 12 35 5 33,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 22 7 20,25 4 3 3,25 2 3 1,25 2 4 1,00 78 26 71,50 337,628 526

14 0 ZEYNEP HARMANCI  M 32 8 30,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 23 3 22,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 74 21 68,75 330,738 612

15 3529 GÜZİDE LALE 12F 34 6 32,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 18 2 17,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 71 10 68,50 327,220 659

16 0 FATMA NUR TOSUN  M 26 6 24,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 3 1,25 5 1 4,75 3 3 2,25 70 18 65,50 317,640 789

17 188 HEDA ÖGE 12J 33 7 31,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 16 0 16,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 66 11 63,25 309,660 877

18 0 MERYEM AYNUR 12G 34 5 32,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 20 6 18,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 65 23 59,25 298,005 1001

19 0 HATİCE MERYEM AKKAN  M 30 6 28,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 18 3 17,25 60 12 57,00 291,205 1083

20 0 FEYZAVCU 12F 34 6 32,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 13 0 13,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 59 11 56,25 286,008 1145

21 155 FAZİLET TAŞ 12J 33 5 31,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 1 5,75 53 10 50,50 263,738 1465
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002) 21 404 404 3351

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,88 9,75 22,44 2,46 1,30 2,14 1,86 1,09 1,58 1,44 1,12 1,16 3,28 0,80 3,08 0,00 0,00 0,00 12,86 4,97 11,62 2,28 1,93 1,80 2,14 1,57 1,75 1,01 1,82 0,55 52,21 24,35 46,12 252,550

Okul Ortalaması 33,52 5,29 32,20 3,24 1,14 2,95 3,14 0,81 2,94 2,14 1,43 1,79 4,71 0,10 4,69 0,00 0,00 0,00 22,86 2,57 22,21 3,84 1,58 3,45 3,74 1,00 3,49 2,16 2,00 1,66 79,35 15,92 75,38 347,990

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF EMRE KARATAŞ 0  M 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,448 252,550 2 6 33 33 159

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 8 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,12 32,20 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,94 1,58

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,19 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,84 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,28 12,37 7,96

Matematik-1 40 25 3 24,25 61 22,50 22,21 11,62

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,32 3,45 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 3,49 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,00 8,59 4,10

Toplam: 120 88 17 83,75 70 73,66 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBaCBBECACDBBdBCaAABAdCEDCABDBCCEDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal bCBDcbDCEB AbB CEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCcB BEDDEAEe E BDeBEDBEDB   A AE     

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCeebcBDDCACB ADbABa

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 8 8 0 100
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Çağ’da Dünya 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 1 0 100
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 3 63

Matematik-1 40 25 3 63

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 4 2 1 50
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 3 4 43

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kuvvet-Hareket 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Optik 1 0 1 0
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 1 0 100
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YAVUZ 0  M 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,593 252,550 5 11 95 95 381

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 8 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,12 32,20 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,50 2,94 1,58

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,19 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,84 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,28 12,37 7,96

Matematik-1 40 21 1 20,75 52 22,50 22,21 11,62

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,32 3,45 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 3,49 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 10,00 8,59 4,10

Toplam: 120 80 14 76,50 64 73,66 74,56 44,76

TYT Türkçe bECADdBECBc CAbDBBEBC AABAcCEDCABbBCCEeB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DeBDcb C BaACcACEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCDB BEDcEAE  E  D           A AE CDAA

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCBCD  DDCACB d EABD

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 3 50
Paragrafta Ana Düşünce 8 8 0 100
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 5 52

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 0 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 1 53

Matematik-1 40 21 1 53

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 4 2 0 50
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen 20 15 1 75

Fizik 7 5 0 71

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Optik 1 0 0 0
Elektrik 1 0 0 0

Kimya 7 6 0 86

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 1 0 100
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR AKGÜL 0  M 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,828 252,550 4 10 88 88 345

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 8 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,12 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,94 1,58

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,84 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,28 12,37 7,96

Matematik-1 40 20 1 19,75 49 22,50 22,21 11,62

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,32 3,45 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 3,49 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,00 8,59 4,10

Toplam: 120 82 18 77,50 65 73,66 74,56 44,76

TYT Türkçe DECAcCBbCBBECAaDBBEaCDbAeAECEDCABccCbEDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DeBDAADaEBCAbBACEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDC B B   a    E B   E BED    ACAEBC AA

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCdCbEBDDCbCBDeDE eD

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 1 0 1 0
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 8 6 2 75
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 0 1 0
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 1 0 100
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 2 0 100
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 1 50

Matematik-1 40 20 1 50

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri-İstatistik 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 4 1 0 25
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 5 2 71

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Optik 1 1 0 100
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 1 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR TOSUN 0  M 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,640 252,550 7 16 214 214 789

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 8 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 30,12 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,50 2,94 1,58

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,84 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,28 12,37 7,96

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 22,50 22,21 11,62

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,32 3,45 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,68 3,49 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,00 8,59 4,10

Toplam: 120 70 18 65,50 55 73,66 74,56 44,76

TYT Türkçe DECAD B aBe  ACDBBEBCDAABdbbED ABDaC E  

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DCBDeb C BaACB CEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  CDCDB BED EAaC             AB d AEBCDAA

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCae  aDbCACB AedAeD

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 6 65

Türkçe 40 26 6 65

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 0 1 0
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 2 50
Paragrafta Ana Düşünce 8 5 1 63
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 0 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 2 50

Matematik-1 40 20 2 50

Dört İşlem 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 0 0 0
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 2 3 29

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kuvvet-Hareket 1 0 1 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0
Elektrik 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 1 0 100
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SENA UYSAL 0  M 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,705 252,550 3 9 69 69 295

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 8 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,94 1,58

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,19 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,84 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,28 12,37 7,96

Matematik-1 40 27 1 26,75 67 22,50 22,21 11,62

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,32 3,45 1,80

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,68 3,49 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 10,00 8,59 4,10

Toplam: 120 81 16 77,00 64 73,66 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADeBECBBEdACDBBbBCaAABAEbEDCABcBCCEDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DeBDAAaCdBaAaccCEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCcBCBEDDEAECCE  D   D EDB  DA AE   AA

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCedDE DD   B       

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 8 8 0 100
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 1 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 1 68

Matematik-1 40 27 1 68

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 3 0 75
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen 20 7 2 35

Fizik 7 4 2 57

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kuvvet-Hareket 1 0 1 0
Dalgalar 1 1 0 100
Optik 1 1 0 100
Elektrik 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 0 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MERYEM AKKAN 0  M 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,205 252,550 8 19 286 286 1083

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 8 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 30,12 32,20 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,94 1,58

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,19 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,84 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,28 12,37 7,96

Matematik-1 40 18 3 17,25 43 22,50 22,21 11,62

Toplam: 120 60 12 57,00 48 73,66 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECBBEdACDBBEBCaAABAdCED Aa ad  DB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal bCBc ADCbB   B CEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCbBCBED EAaC E  D     ED    d  EB    

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 2 4 25
Paragrafta Ana Düşünce 8 6 1 75
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 2 2 40

Orta Çağ’da Dünya 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 1 0
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 1 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 3 45

Matematik-1 40 18 3 45

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 2 0 50
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAZİYE TUNÇ 0  M 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,488 252,550 1 5 32 32 152

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 8 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,12 32,20 22,44

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,50 2,94 1,58

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,19 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,84 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,28 12,37 7,96

Matematik-1 40 30 2 29,50 74 22,50 22,21 11,62

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,32 3,45 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 3,49 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,00 8,59 4,10

Toplam: 120 87 15 83,25 69 73,66 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECBeEdACDBBEBCaAABAbCEDCABDBeCEeB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal eeB    C   ACB CEDdC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCaaCBEDDEAEC E BDDB D ED   DA AEBCDAA

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCdCDcBDDCACB dDEe D

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 4 4 50
Paragrafta Ana Düşünce 8 8 0 100
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 1 2 20

Orta Çağ’da Dünya 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 0 0
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 0 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 30 2 75

Matematik-1 40 30 2 75

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 0 1 0
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 3 0 75
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 5 2 71

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Optik 1 0 1 0
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 1 0 100
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP HARMANCI 0  M 

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,738 252,550 6 14 167 167 612

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 8 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,12 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,50 2,94 1,58

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,84 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,28 12,37 7,96

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 22,50 22,21 11,62

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,32 3,45 1,80

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,68 3,49 1,75

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 10,00 8,59 4,10

Toplam: 120 74 21 68,75 57 73,66 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBaCceEdbeDBBEBCDAABAECEDCbBcBCCEDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DCBDc eC B AeBACEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCcBCBEDcE EC E Bc    BEDB  D  AEB   A

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CaB bE Db  eBc   ed 

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 1 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 0 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 3 58

Matematik-1 40 23 3 58

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran-Orantı 2 1 0 50
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 1 1 25
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 3 2 43

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kuvvet-Hareket 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Optik 1 1 0 100
Elektrik 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 0 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KALKAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,628 252,550 1 13 145 145 526

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 1 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,75 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,94 1,58

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,00 12,37 7,96

Matematik-1 40 22 7 20,25 51 20,25 22,21 11,62

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 3,45 1,80

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 3,49 1,75

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 5,50 8,59 4,10

Toplam: 120 78 26 71,50 60 71,50 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECBeECdCDBBEBCeAeBAECEDCABDeCCEDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DCBDcA Ca aACd CEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACcCcBb EbcEAEC E  D  EDBEDB   c eEBCD A

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CaeCDEeDc bCd ADaeda

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce 8 6 2 75
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 1 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 7 55

Matematik-1 40 22 7 55

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 1 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 2 0 50
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 8 10 40

Fizik 7 4 3 57

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Optik 1 1 0 100
Elektrik 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 1 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN UYAR 108 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,085 252,550 1 1 1 1 18

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 1 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 36,75 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,94 1,58

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,25 12,37 7,96

Matematik-1 40 35 3 34,25 86 34,25 22,21 11,62

Fizik 7 6 0 6,00 86 6,00 3,45 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 3,49 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 1,66 0,55

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 13,00 8,59 4,10

Toplam: 120 101 11 98,25 82 98,25 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECB ECACDBBEBCcAABA CEDCABDBCCEDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal bCBDAA CEB AbdACEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCcBCBEDDEAECCE BDDBEDBEDBAB ACAEBCaAc

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCBC EBDDCbCdD bEABc

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 1 93

Türkçe 40 37 1 93

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce 8 8 0 100
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ’da Dünya 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 1 0 100
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 35 3 88

Matematik-1 40 35 3 88

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 4 0 100
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 6 0 86

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 1 0 100
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 1 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Temizlik Malzemeleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZAVCU 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,008 252,550 2 20 293 293 1145

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 2 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,50 32,20 22,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,38 2,94 1,58

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,62 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,75 12,37 7,96

Matematik-1 40 13 0 13,00 33 15,25 22,21 11,62

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,38 3,45 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 3,49 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,50 1,66 0,55

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,88 8,59 4,10

Toplam: 120 59 11 56,25 47 62,38 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECBBEdACDBBEBCaAABAdCEDCbBDBCbbDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal bCB  ADCbBaA  eCED C      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik A       E   A     B D    EDB  D C E  D A

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen d      D            

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 1 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 1 40

Orta Çağ’da Dünya 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 0 0
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 1 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 0 33

Matematik-1 40 13 0 33

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Tanımlama 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 1 0 50
Kümeler 1 0 0 0
Veri-İstatistik 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 4 1 0 25
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kuvvet-Hareket 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0
Elektrik 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 0 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 0 0
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0
Kalıtım 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜZİDE LALE 3529 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,220 252,550 1 15 177 177 659

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 2 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,50 32,20 22,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,38 2,94 1,58

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,75 12,37 7,96

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 15,25 22,21 11,62

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 3,45 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 3,49 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,50 1,66 0,55

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,88 8,59 4,10

Toplam: 120 71 10 68,50 57 62,38 74,56 44,76

TYT Türkçe EDDCCABCEEdBBAEBCCDBBAaCDAABCABEDbCbaCBe

Cevap Anahtarı B EDDCCABCEECBBAEBCCDBBAECDAABCABEDDCEBCBD

TYT Sosyal CDB cACDBEBCbA ECEDC      

Cevap Anahtarı B CDBADACDBEBCCAAECEDCBBCBA

TYT Matematik CADBBcEC D AEEE   DBe  E D    AD        

Cevap Anahtarı B CADBBDECCDDAEEEBCCDBBDBEEDBDBAADCDBECAAA

TYT Fen    C     D     B    

Cevap Anahtarı B CDECCBBDCDCADBABDADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Atasözleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Tamlamalar 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 1 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 3 1 60

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 1 0 100
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 2 45

Matematik-1 40 18 2 45

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sıralama 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 2 0 50
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Veri-İstatistik 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 0 15

Fizik 7 1 0 14

Kuvvet-Hareket 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik Cetvel 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 0 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 0 0
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Enzimler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA MELİKE AKYURT 127 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,975 252,550 3 12 126 126 471

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 4 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 33,56 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,00 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,56 2,94 1,58

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,62 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,44 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,62 12,37 7,96

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 23,19 22,21 11,62

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,75 3,45 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,12 3,49 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,56 1,66 0,55

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,44 8,59 4,10

Toplam: 120 78 17 73,75 61 76,81 74,56 44,76

TYT Türkçe EDDeCABCE CBBAEBCbDBBAECaAABCABEDDCEBCBD

Cevap Anahtarı B EDDCCABCEECBBAEBCCDBBAECDAABCABEDDCEBCBD

TYT Sosyal CDBcDAC B ea AAECEDC      

Cevap Anahtarı B CDBADACDBEBCCAAECEDCBBCBA

TYT Matematik CdDBacEC   AEaE   DB  aE      A C BE AAA

Cevap Anahtarı B CADBBDECCDDAEEEBCCDBBDBEEDBDBAADCDBECAAA

TYT Fen Ca CedBDbD A BABacD 

Cevap Anahtarı B CDECCBBDCDCADBABDADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

Atasözleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce 8 8 0 100
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 5 45

Matematik-1 40 18 5 45

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 4 2 0 50
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Veri-İstatistik 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 3 3 43

Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Optik 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 0 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0
Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA NUR ŞENYURT 125 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,933 252,550 1 3 3 3 47

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 4 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,56 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,00 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,94 1,58

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,62 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,44 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,62 12,37 7,96

Matematik-1 40 31 3 30,25 76 23,19 22,21 11,62

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,75 3,45 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,12 3,49 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,56 1,66 0,55

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,44 8,59 4,10

Toplam: 120 97 16 93,00 78 76,81 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECBeEdACDBBcBCDAABAdCEDCbBDBCCEDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DCBDdADCEBaAaB CEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACcC B BE  EAEC E BDDBEDBEDBABDACAEBCacA

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCBCDEBcDCACBcADdeBa

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 1 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 1 0 100
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 3 78

Matematik-1 40 31 3 78

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 3 0 75
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 7 0 100

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Optik 1 1 0 100
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Güvenlik Sembolleri 1 0 1 0
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 1 0 100
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM AYNUR 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,005 252,550 4 18 261 261 1001

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 4 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 33,56 32,20 22,44

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,00 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,56 2,94 1,58

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,62 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,44 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 11,62 12,37 7,96

Matematik-1 40 20 6 18,50 46 23,19 22,21 11,62

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,75 3,45 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,12 3,49 1,75

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,56 1,66 0,55

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,44 8,59 4,10

Toplam: 120 65 23 59,25 49 76,81 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBbCBB CACDBBEBCeAABAbCEDCABDBCCEce

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal De     a d ACd CED d      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCDBCBEb E EC E dDDeE BEDB   c    e  c

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CaaC c DcC  d    eaD

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 1 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 1 1 20

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Millî Mücadele 1 0 0 0
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Harita Bilgisi 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 0 1 0
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 0 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 0 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Allah ve İnsan İlişkisi 3 2 1 67
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 6 50

Matematik-1 40 20 6 50

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 1 0 50
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 3 0 75
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 2 3 29

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 1 0
Elektrik 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 0 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 0 1 0
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÖZKAN 138 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,138 252,550 2 8 44 44 198

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 4 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 33,56 32,20 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,00 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,94 1,58

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,62 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,44 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,62 12,37 7,96

Matematik-1 40 28 3 27,25 68 23,19 22,21 11,62

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,75 3,45 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,12 3,49 1,75

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,56 1,66 0,55

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,44 8,59 4,10

Toplam: 120 86 19 81,25 68 76,81 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADeBECBeECACDBBEBCDAABAdCEDCbBDBCbEeB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DCaDAA CcBaAC  CEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCcBCB D EAE  E BD  EDaEDB BDdCAEBCD A

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCBCcdBDD e B ceEeBc

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 1 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 1 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 3 70

Matematik-1 40 28 3 70

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 0 0 0
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 4 2 0 50
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 5 2 71

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0
Optik 1 0 1 0
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 1 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ORHAN 147 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,835 252,550 3 7 37 37 171

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 3 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 34,17 32,20 22,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 2,94 1,58

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,00 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,67 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,33 12,37 7,96

Matematik-1 40 25 3 24,25 61 29,00 22,21 11,62

Fizik 7 5 0 5,00 71 5,50 3,45 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,08 3,49 1,75

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,66 0,55

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 11,50 8,59 4,10

Toplam: 120 86 12 83,00 69 87,00 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECBBECACDBB BCDAABAbCE CABDBCCEe 

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DCBDAAaC BaACB CEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  CDCcB BEDDEAECeE BDDBE  EDB  DA AE    c

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CC C EBDDCd B ccd Ba

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 2 88

Türkçe 40 35 2 88

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 8 6 0 75
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 5 0 100

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 0 1 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 0 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 3 63

Matematik-1 40 25 3 63

Dört İşlem 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 3 1 75
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen 20 10 5 50

Fizik 7 5 0 71

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 1 0 100
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 1 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA ÇELİK 153 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,225 252,550 1 2 2 2 40

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 3 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 34,17 32,20 22,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,58 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 2,94 1,58

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,67 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,33 12,37 7,96

Matematik-1 40 33 3 32,25 81 29,00 22,21 11,62

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,50 3,45 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,08 3,49 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,66 0,55

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,50 8,59 4,10

Toplam: 120 97 14 93,50 78 87,00 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADeBECBBECAbDBBEBCDAABAbCEDCABD CCEeB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DCBc A CEBaAad CEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACDCcB BEDDEAEC E BDDBEDBaDBAdDA AEBCDAA

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CCBCDEBDDbACB ADdABa

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 0 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 3 1 60

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 1 0
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 1 0 100
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 3 83

Matematik-1 40 33 3 83

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 3 0 75
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 0 1 0
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen 20 16 3 80

Fizik 7 7 0 100

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Optik 1 1 0 100
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 1 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 1 0 100
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlılar Alemi 1 1 0 100
Hücre Organelleri 1 1 0 100
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GÜLER 164 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,685 252,550 2 4 19 19 122

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 3 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 34,17 32,20 22,44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,58 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 2,94 1,58

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,67 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,33 12,37 7,96

Matematik-1 40 31 2 30,50 76 29,00 22,21 11,62

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,50 3,45 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,08 3,49 1,75

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,66 0,55

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,50 8,59 4,10

Toplam: 120 88 14 84,50 70 87,00 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADeBECBBECACDBBEBCDAAdAbCEDCABD CbEDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DCB  bDCEd     CED C      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACcCcBCBED EAECCE BD  E BEDBA DACAEBC AA

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen CaBCDdBDDC Cd ceEeBD

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 0 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 2 40

Tarih-1 5 3 0 60

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 0 0 0
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Harita Bilgisi 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 1 0 100
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 0 0 0
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 31 2 78

Matematik-1 40 31 2 78

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 0 1 0
Üslü Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 2 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Veri-İstatistik 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 4 3 0 75
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 1 0 100
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 5 2 71

Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Madde ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 1 0 100
Optik 1 0 1 0
Elektrik 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 1 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 0 100
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 0 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılar Alemi 1 0 1 0
Hücre Organelleri 1 0 1 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FAZİLET TAŞ 155 12J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,738 252,550 2 21 330 330 1465

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 2 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,50 32,20 22,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,88 2,94 1,58

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,12 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,50 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,12 12,37 7,96

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 10,88 22,21 11,62

Toplam: 120 53 10 50,50 42 56,88 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECBeECAeDBB BCaAABAcCEaCABDBC EDB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal bCBD ADCbBaA BeCEDEC      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik            E                   A AE CD c

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 5 83

Türkçe 40 33 5 83

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 2 63
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 1 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 3 1 60

Orta Çağ’da Dünya 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 1 0 100
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 0 1 0
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Dört İşlem 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Tanımlama 1 0 0 0
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 0 0 0
Basamak Kavramı 1 0 0 0
Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 1 0 0 0
Sıralama 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 1 0 50
Kümeler 1 0 0 0
Veri-İstatistik 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 4 0 0 0
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 0 0 0
Fonksiyonlar 2 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Rasyonl TYT GENEL DENEME -2(30102002)

KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HEDA ÖGE 188 12J

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,660 252,550 1 17 230 230 877

Puanı Hesaplanan: 21 404 404 3254

Katılımlar: 2 21 404 404 3351

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,50 32,20 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,95 2,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,88 2,94 1,58

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 1,79 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,50 4,69 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,12 12,37 7,96

Matematik-1 40 16 0 16,00 40 10,88 22,21 11,62

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 3,45 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 3,49 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 1,66 0,55

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,75 8,59 4,10

Toplam: 120 66 11 63,25 53 56,88 74,56 44,76

TYT Türkçe DECADCBECBBECAeDBBEBCaAAdAbCEbCABDBCCbeB

Cevap Anahtarı A DECADCBECBBECACDBBEBCDAABAECEDCABDBCCEDB

TYT Sosyal DeBDcA CEBaACB CED C      

Cevap Anahtarı A DCBDAADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik ACD  BCBED          D  D EDB B    EB    

Cevap Anahtarı A ACDCDBCBEDDEAECCEBBDDBEDBEDBABDACAEBCDAA

TYT Fen    C d D          B 

Cevap Anahtarı A CCBCDEBDDCACBDADEABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Ekler ve Sözcüğün Yapısı 1 1 0 100
Tamlamalar 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Yapı 2 2 0 100
Paragraf Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafın Yapısı 1 1 0 100
Paragrafta Soru ve Cevap 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce 8 7 1 88
Söz Grubunun Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 3 2 60

Orta Çağ’da Dünya 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Değişim Çağı’nda Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Millî Mücadele 1 1 0 100
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Harita Bilgisi 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 1 0 0 0
İklim Elemanları 1 1 0 100
Nüfus Yoğunluğu-Harita 1 1 0 100
Türkiye’de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 2 1 1 50
18. Yüzyıl-19. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Allah ve İnsan İlişkisi 3 3 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 0 40

Matematik-1 40 16 0 40

Dört İşlem 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Tanımlama 1 1 0 100
Üslü Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Basit Eşitsizlik 1 1 0 100
Basamak Kavramı 1 1 0 100
Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer 1 1 0 100
Sıralama 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Oran-Orantı 2 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Veri-İstatistik 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 4 1 0 25
Kâr-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hız Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemi 1 1 0 100
Fonksiyonlar 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Üçgende Açı 1 0 0 0
Dik Üçgen 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 2 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 1 1 14

Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Madde ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Kuvvet-Hareket 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 0 0
Optik 1 0 1 0
Elektrik 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Güvenlik Sembolleri 1 1 0 100
Periyodik Cetvel 1 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 0 0 0
Kaynama ve Buharlaşma 1 0 0 0
Asit-Baz Tepkimeleri 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 0 0
Temizlik Malzemeleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılar Alemi 1 0 0 0
Hücre Organelleri 1 0 0 0
Canlıların Yapısındaki Temel Bileşenler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100
Kalıtım 1 0 0 0
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